Dina Ake Canul

De: Neidy Esther Gonzéalez Vargas

Enviado el: jueves, 13 de febrero de 2020 11:28 a. m.

Para: Dina Ake Canul

Asunto: RV: Solicitud de cotizacion Chetumal-México-Chetumal

De: Victoria Ortiz [mailto:victoria@viajeskinessia.com]

Enviado el: jueves, 13 de febrero de 2020 11:26 a. m.

Para: Neidy Esther Gonzdlez Vargas <neidy_gonzalez@ ugroo.edu.mx>; ugroo@viajeskinessia.mx
Asunto: Re: Solicitud de cotizacién Chetumal-México-Chetumal

INTERJET.

17-FEB-20 18-FEB-20

interset CTM > MEX MEX > CTM

9453 m &l0a m.

*Costo por persona de $6,101.00 pesos.

SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

SUJETA A ESPACIO Y DISPONIBILIDAD Y AL TIPO DE CAMBIO AL B0
NO GARANTIZADA HASTA NO HACER COMPRA

NO REEMBOLSABLE

COMPRA INMEDIATA

UNA VEZ COMPRADO NO ES CANCELABLE

Victoria Ortiz

La vida es movimiento

Ensenada Tel.(646) 152 1800

Mexicali Tel.(686) 554 4024

Ave. Delante y Pedro Loyola # 314-292
Fracc. Playa Ensenada. C.P. 22880
www.viajeskinessia.com

De: Neidy Esther Gonzélez Vargas <neidy_gonzalez@uqroo.edu.mx>
Enviado: jueves, 13 de febrero de 2020 07:31 a. m.



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AVISO DE COMISION Y MINISTRACION DE VIATICOS

IChetumai, Quintana Roo a 13 de febrero de 2020

DATOS DE IDENTIFICACION

& Mtra. Angelina del Carmen Yah Torres RFC. U_RESP:
PUESTO: No. de Empleado: 788 SUBFONDO:
PROGRAMA:

COMUNICACION DE LA COMISION

Por este conducto se le comunica que debera trasladarse a la ciudad de: Ciudad de México
Durante los dias; del 17 y 18 de febrero de 2020
Para realizar la siguiente comision: Asiste a la presentacion del Plan Integral de Cultura de Paz desde las

Instituciones de Educacion Superior de la ANUIES

Por tal motivo mucho agradeceré pase al Departamento de Recursos Financieros / Departamento de Apoyo Administrativo por:

CONCEPTO DEL GASTO A COMPROBAR CUENTA | SUBCUENTA | DiAs ;::;)BII: IMPORTE

Viaticos 1.65 1,400.00 2,310.00

Transporte Terrestre 1 1,000.00 1,000.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL: § 3,310.00
DATOS DEL PAGO

No. De ChequelTransferencia: No. De Vale: No. De Cuenta:

|Banco: Fecha:

Recibi de la Universidad de Quintana Roo la cantidad de: $ 3,310.00 , (Son:

por concepto de gastos a comprobar relacionado con:

La cantidad arriba mencionada la utilizaré exclusivamente para el concepto solicitado. En caso de no
comprobar la totalidad de la cantidad recibida durante los CINCO dias habiles siguientes al término
del mencionado periodo, o bien no se haya utilizado con el fin previsto, me comprometo a devolverla
o reintegrarla a Ia Universidad de Quintana Roo de manera inmediata. En caso contrario autorizo a la
Universidad de Quintana Roo que me descuente Ia totalidad del importe por comprobar a través de la
nomina correspondiente.

AUTORIZACION

EL COMISIONADO AUTORIZA

Nombre y Firma Nothbre ¥ Firma
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ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES
E INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR

ANUIES Secretaria General Ejecutiva

Alservicio y fortalecimisnto.
defa educacion supetior

Febrero 11, 2020
SGE/27/2020

TITULARES DE LAS UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE
EDUCACION SUPERIOR MIEMBROS DE LA ANUIES
Presentes

En alcance al oficio SGE/023/2020 de fecha 7 de febrero en el que se convoco a la reunion el
proximo 17 de febrero para presentar el Plan Integral de Cultura de Paz desde las
Instituciones de Educacion Superior, les informo que ésta se realizara de las 11:30 a 14:00
horas en el Centro de Innovacion y Desarrollo “Alfonso Rangel Guerra” de la ANUIES, salon
Terrazas, ubicado en Miguel Laurent 961, Col. Sta. Cruz Atoyac, Alcaldia Benito Juarez, C.P.
03310, Ciudad de México.

En dicho encuentro se contara con la presencia del Lic. Jesis Ramirez Cuevas, Coordinador
General de Comunicacién Social y Vocero del Gobierno de la Repiblica; del Dr. Luciano
Concheiro Bérquez, Subsecretario de Educaciéon Superior, y la Dra. Carmen E. Rodriguez
Armenta, Directora General de Educacién Superior Universitaria.

Respetuosamente les solicito confirmen a la brevedad su asistencia o, en su caso, la de su
representante con la Mtra. Hortensia Sierra Hernandez o con la Lic. Leticia A. Hernandez Ortiz
a los correos: anuiesproyectosespeciales@gmail.com, leticia.hernandez@anuies.mx,
sge@anuies.mx o al teléfono 5420-4900, exts. 1183 y 1138.

Atentamente

7" Wtro. Jaime Valls Espon "
Secretario General Ejecutivo ANUIES

Secretarfa General Ejecutiva

Ccp. Dra. Yolanda Legorreta Carranza, Directora General de Asuntos Juridicos de la ANUIES.

Tenayuca 200, Col. Sta. Cruz Atoyac, C.P. 03310, Alcaldia Benito Juérez, Ciudad de México, Tel.: 5420 4900
jaime.valls@anuies.mx | www.anuies.mx




